~#%  Autopista

Red Vial N° 4 Pativilca-Trujillo

Al del Norte
o ettt LIBRO DE RECLAMOS Y
SUGERENCIAS
Ubicacion: Peaje Huarmey
Nombre y Apellido: NOVER MARTIN HORNA | Ficha Numero:
GALVEZ
WHUA201808020014
Razon Social: QETZAL S.A.C.
Doc. Identidad: 20480965222 Fecha:

Direccion:

JR.DIEGO DE ALMAGRO
545 OF. 224 - TRUJILLO

Correo Electroénico:

getzalsac@yahoo.com

02/08/2018 - 13:08

Reclamo o Sugerencia:

Por favor necesitamos copia de Tike Factura de peajes Fortaleza y Huramey ,
correspondiente al dia lunes 23 de julio de 2018, entre las 16 y 18 horas. del
vehiculo de placa T8L- 942. Agradecemos nos remita al correo consignado.

Saludos cordiales.




Cesar Gilberto Gutierrez Valenzuela

De: Jaqueline Rojas Gonzales <jackie.rg@hotmail.com>
Enviado el: jueves, 23 de agosto de 2018 04:31 p.m.

Para: Cesar Gilberto Gutierrez Valenzuela

Asunto: Re: copia de Facturas solicitadas QETZAL SAC

Sr. Gutierrez,
Recibimos la documentacién solicitada en la fecha, muchas gracias,
Saludos,

Jackie Rojas Gonzales
Cel. 970-899051

De: Cesar Gilberto Gutierrez Valenzuela <cesar.gutierrez@operadora.pe>
Enviado: jueves, 9 de agosto de 2018 13:18

Para: j.rojas@qetzalsac.com

Asunto: RV: copia de Facturas solicitadas QETZAL SAC

Reenvio la informacion.
Por error se envio a jrojas, debiendo ser j.rojas

Saludos.

De: Cesar Gilberto Gutierrez Valenzuela

Enviado: jueves, 9 de agosto de 2018 12:34

Para: getzalsac@yahoo.com

Cc: jrojas@qetzalsac.com

Asunto: copia de Facturas solicitadas QETZAL SAC

Srs. QETZAL S.A.C. buenas tardes,

De acuerdo a lo coordinado telefénicamente, remito a usted el archivo escaneado denominado
"Facturas solicitadas", en las que podra encontrar las Facturas N° 042 y 053 de acuerdo a su solicitud.
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