






Red Vial N° 4 Pativilca-Trujillo

LIBRO DE RECLAMOS Y
SUGERENCIAS

 

Ubicación: Peaje Huarmey

Nombre y Apellido: Romulo Gomez Patiño Ficha Número:

WHUA201803270005
Razón Social: AGRICOLA HUARMEY S.A

Doc. Identidad: 20109930751 Fecha:

27/03/2018 - 16:39
Dirección: PAN. NORTE KM. 265

HUARMEY-ANCASH

Correo Electrónico: rgomez@da-ah.com

Reclamo o Sugerencia:

Hola, cuando harán el cambio en las facturas de la denominación S/. a S/ que
exige la ley desde el 01/01/2018; Gracias.

 

   



[Número de página]

Cesar Gutierrez Valenzuela

De: Romulo Gomez <rgomez@da-ah.com>
Enviado el: miércoles, 25 de abril de 2018 07:18 p.m.
Para: Cesar Gutierrez Valenzuela
Asunto: Re: Reclamo No. WHUA201803270005 - Peaje Huarmey

Estimado, recibi ambos correos, agradesco su atencion. 
 
Romulo Gomez Patiño 
 

De: "Cesar Gutierrez Valenzuela" <cvalenzuela@operadora.pe> 
Para: rgomez@da-ah.com 
Enviados: Miércoles, 25 de Abril 2018 17:05:50 
Asunto: RV: Reclamo No. WHUA201803270005 - Peaje Huarmey 
 
Estimado Sr. Rómulo Gómez P. buenas tardes, 
  
El presente es para informarle que con fecha 18.04.2018, se le hizo llegar por correo electrónico la Resolución de 
Gerencia General N° 011, dando respuesta a su Reclamo que fuera presentado por la Web de AUNOR. 
  
Mucho agradeceré, que por éste mismo medio, nos pueda enviar una confirmación de recepción del indicado 
documento, a fin de dar cumplimiento con nuestra Supervisión OSITRAN. 
  
Gracias. 
  
Atentamente, 
  

  César Gutiérrez Valenzuela
  Administrador de Contratos 
  T.  (51-1) 6254500    Anx.   13509 
  D.  (51-1) 6254509  Cel. 992741216 
  cvalenzuela@operadora.pe

 

 Cuidemos del medio ambiente. Por favor, no imprima este e-mail si no es necesario.

  
  

De: Marina Galarreta Casallo  
Enviado el: miércoles, 18 de abril de 2018 03:18 p.m. 
Para: rgomez@da‐ah.com 
CC: Cesar Gutierrez Valenzuela <cvalenzuela@operadora.pe> 
Asunto: Reclamo No. WHUA201803270005 ‐ Peaje Huarmey 
  
Estimado Sr. Gómez Patiño 
  
Mediante la presente se alcanza la Resolución de Gerencia General N° 2018‐011 a fin de dar respuesta a 
vuestro reclamo indicado en el asunto. 
  
Agradeceré emita confirmación de la recepción del mencionado documento. 
  
Saludos, 
  


